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Beantwortung der Anfrage A-010

Sehr geehrte Frau Dr. Esen-Baur,

Der Magistrat
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p.heberer@kronberg.de
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zu lhrer Anfrage vom 14.09.2016 hat der Magistrat am 21.08.2017 entschieden, sie wie

folgt zu beantworten:

Frage 1:

Seit wann wird fiir die Parkflache am Bahnhof-Siid eine jahrliche Pacht von 65.000,00

Euro gezahit?

Antwort:
Seit 01.01.2015 betragt der jahrtiche Erbbauzins 65.066,00 €.

Frage 2:
Wie hoch sind die jahrlichen Einnahmen von den Nutzern dieser Parkfliche?

Antwort:

Aus dem Verkauf von Einzelparkscheinen und dem Verkauf von Dauerparkgenehmigun-
gen wurden Einnahmen erzielt in Hohe von € 9.848,00 (2016) und € 8.391,00 von Janu-

ar 2017 bis einschliefilich Juli 2017.

Frage 3:
Ist der Pachtvertrag umgehend kiindbar?

Antwort:

Nein, es handelt sich um einen Erbbauvertrag und dafiir gibt es keine Kiindigungsrech-

te. Das Erbbaurecht lauft gemaB Vertrag vom 03.11.1999 bis zum 30.06.2099.

Mit freundlichen GriiBen

Klaus E. Temmen
Biirgermeister
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Hinweise:

Auf Beschluss des Magistrats vom 06.12.2004 soll den Anfragestellerinnen und Anfrage-
stellern mitgeteilt werden, welcher zeitliche Aufwand zur Beantwortung der Anfrage
erforderlich war und welche Kosten dabei entstanden sind.

Die Beantwortung lhrer Anfrage dauerte 1 Stunde 50 Minuten und verursachte Perso-
nal- und Sachkosten von 100,24 €.

Gemdf3 § 17 Absatz 3 der Geschiftsordnung fiir die Stadtverordnetenversammlung er-
halten alle Stadtverordneten Ihre Anfrage sowie einen Abdruck dieses Schreibens.
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Teichmann, Liane

Von: Feldmann, Andreas

Gesendet: Mittwoch, 14. September 2016 18:17
An: Teichmann, Liane

Betreff: Fwd: Anfrage

Andreas Feldmann A 0 1 0

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

Von: Heide-Margaret Esen-Baur <esen-baur@web.de>

Datum: 14. September 2016 um 17:08:42 MESZ

An: "Feldmann, Andreas" <A.Feldmann@XKronberg.de>, "Andreas Knoche (Privat)"
<knoche.cdu-hochtaunus@freenet.de>

Betreff: Anfrage

Sehr geehrter Herr Knoche,

bitte, leiten Sie nachfolgende Anfrage zur zeitnahen Beantwortung an den
Magistrat weiter.

Anfrage

Der Magistrat moge berichten:

- seit wann wird fiir die Parkfliche am Bahnhof-Siid eine jihrliche Pacht
von 65.000,00 Euro gezahlt?

- wie hoch sind die jéhrlichen Einnahmen von den Nutzern dieser Parkfliche?
- ist der Pachtvertrag umgehend kiindbar?

Mit Dank und freundlichen Griifien

Dr. Heide-Margaret Esen-Baur





